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TU KHOA TOM TAT
Nha thiu thi céng DAu thiu duge coi 14 mot trong nhitng phiwong thitc phd bién nhét dé cac nha thiu c6 duge cac du an
PAu thiu

Dy an xay dung

x4y dung (DAXD). Nghién cttu nay xac dinh va phén tich méi lién hé hé gitta cac yéu td anh huwdng
(YTAH) dén quyét dinh tham gia d4u thiu xay 1&p (PTXL) cta cdc nha thiu thi cong trong cdc DAXD
Dan dung tai Tp.HCM, tit d6 kién nghi nha thau thi céng dua ra quyét dinh c6 nén ho#c khong nén
tham gia d4u thiu. T viéc tiép can nhitng nghién ciu trude diy va tham khao y kién cta cac chuyén
gia, nghién citu x4c dinh téng cong 35 YTAH dén quyét dinh DTXL ctia cdc nha thiu thi cong. Két qua
nghién cttu cho thdy ring c6 05 YTAH nhét dén quyét dinh DTXL ctia nha thiu thi céng 13: “Quy mé du
dn”, “Tinh hinh tai chinh Chu ddu tw”, “Tiém lec tai chinh ctia nha thdu khi tham gia du’ dn”, “Piéu khodn
thanh todn trong Hop déng", va “Kinh nghiém va ndng li'c ctia nhdn sy hién ¢6”. Phan tich nhén té da tiét
16 7 nhém nhén té chinh anh huéng dén quyét dinh PTXD cta nha thiu thi céng trong cdc DAXD Dén
dung tai Tp.HCM. Nghién cifu niy hi vong tao ra co s& vitng chic dé hd trg nha thiu thi céng trong qué
trinh quyét dinh liéu ho nén tham gia d4u thau hay khéng.

KEYWORDS ABSTRACT
Contractors Bidding is considered one of the most common methods for contractors to acquire construction projects.
Bidding This study identifies and analyzes the relationships between factors influencing the decision to

Construction projects

participate in construction bidding by construction contractors in Civil Construction Projects in Ho Chi
Minh City, providing recommendations for contractors to make informed decisions on whether or not to
participate in bidding. Drawing upon previous research and consulting experts, the study identifies a
total of 35 influencing factors on the decision to participate in construction bidding by construction
contractors. The research results show that the top 5 factors influencing the decision to participate in
construction bidding by construction contractors are: "Project scale", "Financial situation of the
Investor", "Financial capability of the contractor when participating in the project", "Payment terms in
the Contract", and "Experience and capacity of current personnel". Factor analysis reveals 7 main factor
groups influencing the decision to participate in construction bidding by construction contractors in
Civil Construction Projects in Ho Chi Minh City. It is hoped that this research provides a solid
foundation to support construction contractors in the decision-making process on whether they should

participate in bidding or not.

1. Dit van dé

hién va phét trién, mé ra nhidu co hoi viée 1am hang nam cho moi

ting 16p lao dong, tit cac k§ su xdy dung va c nhan duge dao tao

Thanh phé HO Chi Minh, v&i hon 8 triéu dan, va vi thé 1a
trung tadm kinh t& ctia Viét Nam, dic ra mét yéu ciu cip bach vé
viéc phét trién cdc DAXD, dic biét cic DAXD dan dung. Nhitng du
&4n nay khéng chi déng vai trdo quan trong trong viéc xay dung va
phéat trién hé th6r1g co sO ha téng, ma con tao diéu kién thuan lgi
cho sy phét trién kinh t& va xa hoi cta thanh phd. Nhén thiy xu

hwéng nay, ngly cang c6 nhidu nha thiu xiy dyng dan dung xuit
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chuyén sau dén nhitng céng nhan khong qua dao tao chuyén nghiép.
Tuy nhién, dé ton tai va phat trién trong bdi canh canh tranh ngay
cang gay git trén thi tredng kinh té, cdc nha thiu thi céng phai d6i
mit véi nhiu thach thic. pé khéng bi loai trit khoi cude canh tranh
khéc liét nay, mbi cong ty xdy dung cin phai tim kiém cach tiép can
va xdy dung chién lvge cu thé nhim néng cao kha ning chién thing

trong viéc thau cac dy 4n.

JOMC |147



Tap chi Vat liéu & Xdy dung Tdp 14 $6 03 ndm 2024

Viéc ddu thiu khong chi 14 mét quy trinh phitc tap ma con
phu thudc vao dic diém riéng cta titng dy 4n va nhitng chién lvgc
gian l4an ti¥ cac nha thdu. Trong moi trudng canh tranh khéc liét caa
nganh xay dyng Dan dung, sy tn tai va phét trién clia cac nha thiu
thi cong phu thudc nhiu vio viéc hiéu va quan ly cic YTAH dén
quyét dinh d4u thiu. Viéc nay khéng chi cai thién hiéu qua cta qué
trinh du thdu ma con dam bao sy phét trién bén vitng ctia ho, ddng
thoi gép phan giai quyét vin d@ thit nghiép va nang cao kinh té ca
ctia thanh phé Hd Chi Minh va ca dit nuée.

Dya trén nhitng thao luan trude dé, c6 thé nhan thiy ring
viéc xdc dinh cac yéu tb tic dong dén quyét dinh vé ddu thiu xay
dyng ctia cic nha thiu thi cong trong cic DAXD Dan dung tai
Tp.HCM 1 v6 cling quan trong va cip bach. Pic biét, trong bbi canh
it nghién cttu duoc tién hanh va ciing it tai liéu lién quan v& van dé
ndy tai Tp.HCM ciing nhu toan qudc, nhu ciu thuc hién nghién citu
trong linh vife nay tré nén rt cip thiét. Vi vay, muc tiéu ctia nghién
cttu nay 1a tim hidu va phén tich méi quan hé giita cic YTAH dén
quyét dinh d4u thdu xiy dung cta cac nha thu thi céng trong céc
DAXD Dan dung tai Tp.HCM.

2. Téng quan nghién cdu trong va ngoai nudc

Mbt sb nghién cttu da duwge thue hién trong linh vite ddu thau
x4y dung, nhim d& xult cdc giai phap cu thé dé cai thién kha ning
canh tranh va chit lwong d4u thiu trong va ngoai nuée.

Ta (2006) da dua ra cic giai phdp nhu ning cao kha ning
phan tich ri ro ctia cdc nha quan tri va lanh dao, phat trién chién
lvgce ky thuat va cong nghé, dau tu vao trang thiét bi hién dai, cai
thién tinh hinh tai chinh va da dang héa ngudn nhén luc, ddng thoi
ting cudng hoat d6ng Marketing; Hiing (2006) tap trung vao van dé
chit lugng du thiu xiy dung dudi géc nhin ctia chi diu tw va dé
xuét céc giai phdp dé nang cao chét lvong déu thiu trong cic dy 4n
giao thong; Cudng (2012) da lam phét trién 1y luan v& canh tranh va
chién Ivgc canh tranh trong DTXL, déng thoi dé xuit mé hinh hoach
dinh chién lugce canh tranh trong DTXL cho cic doanh nghiép xay
dung giao théng; Van va Thanh (2018) da nghién citu cdc YTAH dén
quyét dinh d4u thiu trong cdc DAXD tai Viét Nam va xé4c dinh céc
yéu t6 quan trong xép hang tit cao dén thap nhu tai chinh cta chu
d3u tu, tinh hinh d4u thdu, nguy hiém va ric réi ctia tinh hinh
chung, dac diém ctia dv 4n va hd so moi thiy; Tung va cac cong su
(2020) d tap trung vao cc yéu td bén ngoai anh huéng dén viée
d4u thiu dich vu tv van giam sat trong cac DAXD tai Ha Noi, bao
gdm dic tinh cta dy 4n, quy tic phap 1y va mic d6 canh tranh.

Céc nghién cifu trén thé gi¢i, Huan Ma (2011) di tip trung
vao viéc nghién cttu cic YTAH dén quyét dinh d4u thau hoic khong

cuia cac coéng ty xdy dyng vira. Nghién cttu nay da xéac dinh ra ba

yéu t§ ditng diu 13 "Kinh nghiém va ning luc cong ty", "Chién luoc
phat trién cta céng ty" va "Tinh hinh tai chinh cta cht diu tu";
Akalp va ddng nghiép (2016) di st dung coéng cu AHP dé nghién
citu cac YTAH dén quyét dinh d4u thiu. Két qua ctia nghién cttu nay
da chi ra hon 100 YTAH, trong d6 cic yéu t§ nhu "Chién luoc cia
cong ty", "Vi trf dy 4n", "Quy mé du 4n", "Ning Iyc nha thiu" duoc
xdc dinh 1a nhitng YTAH hang diu trong quyét dinh diu thiu;
Opeyemi va ddng nghiép (2016) di nghién citu cic YTAH dén quyét
dinh d4u thiu trong cdc DAXD & Nigeria, két qua chi ra ring "Kha
ning tai chinh ctia cht diu tu" va "Ning luc hién ¢6 clia nha thiu" 1a
nhitng yéu t6 quan trong nhét dbi véi quyét dinh déu thiu.

Céc nghién cifu trén cung cip cai nhin téng quan v& céac giai
phap va YTAH dén quyét dinh diu thdu xay dung, tit d6 gitp ting

cudong hiéu qua va chit lvgng ctia qua trinh d4u thau.
3. Phuong phép ludn nghién ciu

32 YTAH dén quyét dinh DTXL cta nha thdu thi cong liy tit
céc nghién ctu lién quan trude ddy. Thuc hién phéng vén va liy y
kién ctia cdc chuyén gia trong linh vic xay dung, cic chuyén gia da
bd sung thém 03 yéu t6 gdm: “Phwong thitc ddu thdu (réng rdi, han
ché, chi dinh thdu)”; “Cdi thién danh thu cho nhd thdu” “Dv dn cé

déng gdp trong viéc ndng cao chuyén mén cua nhdn s nha thau”. Nhuw
vy c6 téng cong 35 yéu té duge dwa vao dé phuc vu cho nghién
ctu nay (Bang 1).

DAu tién, bang ciu héi khao sat da dugce thiét ké va chuin bi
s&n. Sau d6, qud trinh nay di tiép bing viéc thuc hién phéong vin va
thu thap y kién tit cdc chuyén gia, nhim dam bao tinh diy da va
phit hop clia cic yéu t6 va muc trong bang cau héi. Cubi cling, sau
khi hoan chinh bang khao sét, chiing ta tién hanh giti dén cac ddi
tugng lién quan trong nganh xiy dung dang hoat dong tai thanh
phé Hb Chi Minh, bao gbm cac don vi Chti dau tw, Tw vin gidm sat,
Tu vin quan 1y du 4n va cic Nha thiu dang tham gia thic hién cac
du an xdy dung Dan dung trén dia ban. Viéc thu thap sb liéu khao
sat dugce thire hién théng qua hai phiong phap, bao gdm giii bang
khao sat qua dudng din trang web khdo sat tryc tuy tuyén va truc
tiép giti dén cac dbi twgng lién quan.

S6 luong Bang cau hoéi thu vé& hop ly dé tién hanh phan tich 1a
177 ban. Trong d6 ti 1& thanh phin tham gia khao sat nhu sau: Chu
diu tw, Tw vin quan 1y du 4n, Tv vin gidm sit 46 miu (chiém 26
%); Nha thiu dugc 131 miu (chiém 74 %). Lién quan dén vi tri cong
tac, ban lanh dao cong ty gdbm 13 miu (chiém 7 %); Gidm dbc dy an
gdm 11 mau (chiém 6 %); Chi huy truéng, chi huy phé gdm 24 mau
(chiém 14 %); Ky su du an gém 46 miu (chiém 26 %); Ky su cong

trinh gdm 83 miu (chiém 47 %).
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Bang 1. Cac YTAH dén quyét dinh DTXD ctia nha thiu thi cong trong cidc DAXD Dén dung.

Ma héa YTAH dén quyét dinh d4u thiu ctia nha thiu thi cong Ngudn
Y1 Quy mo dv 4n Nghién ctu trude
Y2 bia diém dv 4n Nghién citu trudce
Y3 Mtic d6 r6 rang va diy di ctia hd so moi thiu Nghién citu trudce
Y4 Tién d6 thyc hién dv 4n Nghién ctu trudce
Y5 Kha ning dap ting dugc cac yéu ciu ky thuat do chii du tw dwa ra Nghién ctu trudce
Y6 Loai hinh dy an Nghién ctu trude
Y7 Trang thiét bi ctia nha thiu c6 sin phuc vu cho dv an Nghién ciu trudce
Y8 Tham gia nhiéu dy 4n ciing th&i diém. Nghién citu trudce
Y9 Bién phép thi cong dy an Nghién ctu trudce
Y10 Mtic d6 nguy hiém, rti ro khi thire hién dy 4n Nghién ctu trudce
Y11 Phuong thite dAu thdu (d4u thiu rong rai, han ché, chi dinh thiu) Y kién chuyén gia
Y12 Quy dinh phat khi khong thé thitc hién diing tién d6 dv 4n Nghién ctitu trudce
Y13 Kinh nghiém tltng lam cac dy &n twong tu Nghién ctitu trudce
Y14 Gi4 thué trang thiét bi phuc vu thi cong trén thi truong. Nghién ctu trudce
Y15 Tinh hinh tai chinh ctia chit dAu tw Nghién ctu trude
Y16 Tiém lic tai chinh ctia nha thiu khi tham gia dv 4n Nghién ctu trude
Y17 Lich st thanh toan ctia chil du tu trong cac dy an trude day Nghién ctu trude
Y18 biéu khoan thanh toan trong hgp dong Nghién ctu trudce
Y19 Loi nhuan ctia nha thiu khi tham gia dy 4n Nghién ctu trude
Y20 Cai thién doanh thu cho nha thiu Y kién chuyén gia
Y21 Rui ro v tai chinh khi tham gia du 4n Nghién ctu trude
Y22 Kinh nghiém va ning lyc cua nhan sy hién c6 Nghién ctitu trude
Y23 S6 lwgng nhén sy du dé dap tng yéu ciu cta dy an Nghién ctu trude
Y24 Doi ngii ky thuat phit hop véi tinh chat du 4n Nghién cttu trudce
Y25 Nhan st 6n dinh Nghién cttu trudce
Y26 Duy tri viéc 1am lién tuc cho cac nhan sy cong ty Nghién cttu trudce
Y27 Du 4n c6 déng gép trong viée nang cao chuyén mén ctia nhén sy nha thiu ¥ kién chuyén gia
Y28 C6 thé xay dung mbi quan hé 1au dai giita nha thiu v&i cdc cht diu tw quan trong Nghién ctu trudce
Y29 T#ng kha ning nhén dién thiwong hiéu ctia nha thiu Nghién ctu trude
Y30 Ting thi phin ctia cong ty va chiém linh thi trieong Nghién ctitu trudce
Y31 C6 thé xam nhap vao thi tridng méi véi twong lai dly trién vong Nghién cttu trudce
Y32 Pinh hiéng phét trién ctia cong ty trong twong lai Nghién ctu trudce
Y33 Chti d4u tu ¢6 danh tiéng trén thi truong Nghién ctu trudce
Y34 Kinh té va thi tredng én dinh Nghién citu triede
Y35 Vin héa chit dAu tw kém (thiéu chuyén nghiép, khong trung thitc, thiéu tinh than hop tic va hoa déng...) Nghién ctiu trudce

4. Két qua nghién citu va thao luin
4.1. Xép hang cdc yéu t6 dnh hwdng dén quyét dinh ddu thdu xdy Idp cia
nha thdu thi cong trong cdc du’ dn xdy ding Dan dung tai Tp.HCM

Bang 2 cho théy gi4 tri trung binh, d6 1éch chudn, xép hang ctia
35 yéu t6 sit dung trong nghién citu. Phin 16n két qua do6 léch chuén
< 1, didu nay cho théy c6 sy déng thuén cao trong viéc danh gia cac
YTAH dén quyét dinh d4u thiu giita cac bén lién quan. Céc yéu t6 c6
tri trung binh > 3.5 dugc xem xét 1 cic YTAH quyét dinh PTXL ctia
nha thiu thi cong tai Tp. HCM.

C6 thé nhén thdy, trong 35 yéu t6 quan trong, c6 5 YTAH cao
nhit dén quyét dinh diu thiu bao gbm “Quy mé dy an”; “Tinh hinh

tai chinh Chti dAu tu”; “Tiém lyc tai chinh ctia nha thiu khi tham gia
dv 4n”; “Piéu khoan thanh todn trong hgp ddng”; “Kinh nghiém va
néng lyc ctia nhan sy hién ¢6”.

Yéu t6 "Quy mé du an" dugce xép hang wu tién nhét, véi danh
gi4 1 YTAH quan trong nhit dén quyét dinh PTXL ctia nha thiu thi
cong. Quy md cua du an déng vai tro quan trong trong viéc xéc dinh
kha ning sinh 15i ctia nha thdu xay 14p. Piéu nay dvoc thé hién qua
viéc dy 4n cang 16n, co hoi kiém 1o ctia nha thiu cang cao. Tuy
nhién, quy mé dy 4n ciing anh hwdng dén nhidu khia canh khac nhau
ctia dy 4n nhu chi phi, tién d6, chit Ivgng va hiéu qua. N6 ciing ¢
lién quan chit ché dén ning lyc va kinh nghiém ctia nha thau. Theo

quy dinh, nha thiu cin phai ¢ kinh nghiém tit cic hgp ddng tuong
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ty da hoan thanh trong thoi gian gin diy dé ching minh kha ning thi
céng dy 4n c6 quy md va tinh chét twong tu (Luat diu thiu, 2023).
Ngoai ra, quy mod du &n cang 16n, rai ro ma nha thiu phai dbi mit
cling cang cao. Piéu nay bdi vi pham vi céng viée 16n hon, yéu ciu ki
thuat phic tap hon va c¢6 nhidu bén lién quan hon, c6 thé gay ra thiét
hai v& tai chinh hoic uy tin cho nha thiu. Do d6, day 1a yéu t6 ma nha
thau dic biét quan tdm khi tham gia du thau.

Yéu t6 "Tinh hinh tai chinh ctia Cha dAu tu" ditng & vi trf thit
hai trén bang xép hang va lién quan mat thiét dén kha ning thanh
toan va bao dam cho du 4n. Sy tré hen trong viéc thanh toan tit phia
Chii dAu tv trong qua trinh thi cong ¢6 thé din dén khé khin vé tai
chinh d6i v&i nha thiu, gy ra nguy co thua 16 do kéo dai thoi gian
dv 4n. Ngoai ra, YTAH nay ciing gép phin vio viéc xiy dung uy tin
ctia ho va niém tin ctia cdc nha thiu khi tham gia diu thdu. Do d6, cic
nha thiu cin cin nhic ky ludng thong tin vé tinh hinh tai chinh cta
Chu diu tu trede khi quyét dinh tham gia vao qua trinh DTXL.

YTAH xép hang thi ba trén bang xép hang 12 "Tiém luc tai
chinh ctia nha thu khi tham gia du 4n". YTAH nay déng vai trd quan
trong trong viéc x4c dinh kha ning cta nha thu dé dap ng cac yéu
ciu v& ngudn Iyc tai chinh cho géi thiu. Néu nha thiu khong dap tGng
dugc yéu cu vé ngudn lyc tai chinh cho géi thiu, hd so du thiu clia
ho ¢6 thé bi loai bo. Bén canh d6, tiém lic tai chinh cta nha thiu
ciing anh hwdng dén kha ning thuc hién hop ddng. Véi tiém luc tai
chinh cao, nha thiu c6 thé d& dang huy dong vén, thanh toan céc chi
phi, giai quyét cic rii ro va hoan thanh dy 4an dtng tién d6 va chét
lwgng. Ngoai ra, tiém liic tai chinh ctia nha thiu ciing c6 tic dong dén
kha ning canh tranh v6i cac dbi thi. Néu hang nam nha thu ¢6 binh
quén doanh thu trong hoat d6ng x4y dung cao, ho sé& c6 lgi thé nhit
dinh khi tham gia vao qud trinh BTXL.

Yéu t6 “Piéu khodn thanh todn trong hop dong” ditng & vi tri thit
tu trén bang xép hang va 1a mét trong nhitng YTAH quan trong dén
quyét dinh tham gia PTXL ctia nha thiu thi céng, do anh hwéong dén
kha niang tai chinh ctia ho. Dic biét, khi c6 sy chénh 1éch giita gia tri
hop ddng va gia tri thyc té ctia cong viéc. Hon thé nita, néu diéu
khoan thanh to4n bit 1¢i cho nha thiu vi du nhu khéng tam tng, céng
no qui dai, phdn trim thanh toin khéi lwgng hoan thanh ting dot
thap, phan trim gitt lai nhidu... thi s& anh huéng nhiéu dén viéc xoay
vong tai chinh ctia nha thiu. Ngoai ra, cac diéu khoan thanh todn
cling anh hwdng dén uy tin ctia nha thiu, dic biét khi nha thiu vi
pham hop déng hodc khong da nang luc dé tiép tuc thuc hién hop
ddng, gdy anh hwdng nghiém trong dén tién do, chét lvgng va hiéu
qua cta céng trinh.

Yéu té "Kinh nghiém va ning luc ctia nhan sy hién ¢6" xép hang
th ndm 13 mot trong nhitng YTAH quan trong dén quyét dinh tham
gia DTXL, b&i n6 cung cAp co s¢ dé danh gia ning Iy ciing nhw kinh
nghiém cua nha thiu. Poi ngii nhan sy ¢6 trinh d6 chuyén mén va k§
thuét cao, cung véi kinh nghiém thuc hién céc cong viéc tuong tw
hoic c6 dic diém phic tap, 13 yéu t6 quyét dinh gitp nha thiu ting
cwdng co hdi canh tranh, dam bao tién d6 va dap tng vé chit lugng
thi cong ctia dy 4n. Trong bdi canh Tp.HCM c6 nhu ciu xiy dung dan

dung 16n va da dang, cac dy 4n thuong c6 quy md 1én, yéu ciu k§
thudt cao va ap lwc vé tién d6. Do d6, nha thiu cin phai ¢6 kinh
nghiém, du ning lyc nhan sy dé dap @ng céc yéu ciu dic biét nay.
Ngodi ra, YTAH nay ciing anh huwdng dén chi phi va hiéu qua dat
duoce clia du an. Nha thiu cin phai tinh todn chinh x4c vé nhu ciu
nhan cong, thiét bi va khéi Iugng vat lidu cin thiét dbi vi titng céng
viéc trong du 4n. Néu nhan su hién c¢6 khéng da ning luc va kinh
nghiém, tridng hop niy nha thdu sé phai b sung hoic thué ngodi,
gay ra chi phi cao hon va rti ro v& chit lvgng va an.

Céc yéu té "Chu diu tu chua ¢é danh tiéng trén thi tridng" va
"Nhén sy khéng én dinh" déu ddng & vi tri thdp nhét trén bang xép
hang. "Nhén s khéng én dinh" anh huéng dén quyét dinh diu thiu
bing cach giam ning lyc va kinh nghiém ctia nha thiu, ciing nhv ting
rti ro vé chit lwgng va tién d6 thi cong. Tuy nhién, lanh dao ctia nha
thiu c6 thé khic phuc bing cach tuyén dung thay thé hoic ting mic
d4i ngd dé 6n dinh hoat déng. "Chui dAu tw chita c6 danh tiéng trén thi
trudong" ¢6 thé giam st hit va tin cdy ctia cdc du 4n dbi véi nha thiu.
Tuy nhién, néu chti ¢iu tu c6 thanh toén tét va diéu khoan hgp dong
hip din, nha thdu van c6 thé can nhic ddu thau. Do d6, khong ngac
nhién khi cc dbi twgng tham gia trong khao sat nay danh gia yéu t6
"Chli ddu t chuwa c6 danh tiéng trén thi truong" 1a YTAH it quan
trong hon so v&i cac YTAH khéc trong quyét dinh tham gia PTXL tai
Tp.HCM.

4.2. Phdn tich nhdn té

Trudce khi tién hanh thyc hién phén tich nhan t6, cin thiét phai
kiém tra db tin cdy thang do. Gi4 tri Cronbach’s alpha ciia 35 yéu t6 1a
0.947, cho thiy thang do s dung trong nghién ctu 14 dang tin ciy.
Sau d6, ma trin twong quan, gia tri KMO, Bartlett, communalites cua
céc yéu tb dugc kidm tra d& dénh gia sy phit hop cta phén tich nhan
t6. Hair v cong su (2010) di dé xudt communality cia mdi yéu t6
nén > 0.5 dé c6 du gia tri giai thich.

Qua trinh phén tich nhan t6 duoc thye hién lai sau khi loai bo
cic yéu t6 c6 hé s6 communalities va factor loading < 0.5. Két qua
ctia viéc kiém tra ndy 1a viéc loai bo 06 yéu t6 do hé sb communalities
va factor loading < 0.5. Cudi cling, phan tich nhén t6 dugc tién hanh
dé kham ph4 méi quan hé giita 29 YTAH dén quyét dinh PTXL cta
nha thu thi cong trong cic DAXD Dan dung tai Tp.HCM.

Kiém tra sy thich hop cua tip dit liéu khao sat duoc thue hién
bing céich st dung dai lwgng Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) va Bartlett.
Két qua théng ké cho thdy KMO 12 0.894, Bartlett 13 2683.153 va gia
tri p-value twong tng 0.000, didu nay cho thdy mé hinh twong quan
gitta cdc yéu t6 1a chit ché va ma trdn twong quan cla cic yéu tb
khéng phai 14 ma tran don vi. Pidu ndy ciing bac bo gia thuyét “Ho -
céc bién khong c6 méi twong quan trong tdng thé”. Két qua nay xac
nhén ring viéc st dung phan tich nhan t6 13 phit hop cho tap dit liéu
khao sat.

Tién hanh phan tich nhan t5 bing phwong phap Principal
Component Analysis (PCA), két hop véi phép xoay Varimax trén 29
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yéu t8. Két qua cho thiy c6 7 nhan t6 véi gia tri riéng eigenvalues >
1 va giai thich 66,266 % téng phuong sai trong dit liéu dwoc trich
xuét. Bang 3 thé hién tit ca cc hé s tai factor loading ctia cdc YTAH
ddu > 0,5dam bao gi4 tri kién nghi ctia Hair va cong sy (2010).

Bing cach xem xét cic mbi quan hé tdn tai gitta cac YTAH trong
titng nhan t6 dugc trich xult, dé suit dit tén cho 7 nhén t6 trich duge

Bang 2. Bang xép hang YTAH dén quyét dinh DTXL ctia nha thiu thi cong trong cic DAXD Dén dung tai Tp.HCM.

xuét nh sau: Nhan t6 1- Yéu ciu tif Chti ddu tw; Nhan t6 2- Ning lvc
nhan sy hién tai ctia Nha thu; Nhan t6 3- Két qua v& lgi nhudn va
doanh thu cta Nha thdu; Nhan té 4- Ning Iyc ki thuét, kinh nghiém
va thuong hiéu ctia Nha thu; Nhéan té 5- Pinh huéng va chién lugc
phat trién cta Nha thiu; Nhan t6 6- Tinh hinh tai chinh Cht diu tu;
Nhan t6 7-Dic diém du 4n.

oz < < < 5 5 . Trung bo léch Xép
Ma héa Yéu to anh hudng dén quyét dinh dau thau ctia nha thau xay lap s
binh chuan hang

Y1 Qui m6 dy an 4,5 .658 1
Y15 Tinh hinh tai chinh cta chi dau tw 4,37 751 2
Y16 Tiém luc tai chinh ctia nha thiu khi tham gia dy an 4,33 .678 3
Y18 biéu khoan thanh toan trong hgp dong 4,28 .781 4
Y22 Kinh nghiém va ning lyc cia nhan sy hién ¢ 4,24 776 5
Y28 C6 thé xdy dung mbi quan hé 14u dai giita nha thiu vé&i céc chi diu tv quan trong 4,23 774 6
Y29 Ting kha ning nhan dién thuong hiéu ctia nha thiu 4,19 .713 7
Y19 Loi nhuan ctia nha thiu khi tham gia dy an 4,19 774 8

Y5 Kha niing dap tng duoc cc yéu ciu ky thuit do chit ddu tv dwa ra 4,16 713 9

Y4 Tién 6 thyc hién du an 4,16 774 10

Y3 Mtic d6 ro rang va day du ctia hd so moi thiu 4,15 .829 11

Y9 Bién phép thi cong du an 4,15 .781 12
Y32 Pinh huéng phat trién ctia cong ty trong twong lai 4,13 .746 13
Y21 Rui ro v& tai chinh khi tham gia du an 4,10 .864 14
Y31 C6 thé xAm nhap vao thi trudng méi v&i twong lai dAy trién vong 4,10 .781 15
Y30 Ting thi phin ctia cong ty va chiém linh thi tredong 4,10 .744 16
Y10 Mitc d6 nguy hiém, rti ro khi thiee hién du 4n 4,08 .787 17

Y2 Dia diém dv 4n 4,07 .833 18
Y17 Lich st thanh toan ctia chit d3u tu trong cic dy an trude day 4,04 .828 19
Y13 Kinh nghiém tiing 1am céc dy &n twong tw 4,03 .832 20
Y20 Cai thién doanh thu cho nha thiu 3,98 .929 21
Y27 D 4n c6 d6éng gép trong viée nang cao chuyén moén clia nhan sy nha thiu 3,95 .748 22
Y24 Doi ngii ki thuat khéng phit hop véi tinh chit dy 4n 3,93 1.048 23

Y6 Loai hinh dy én 3,93 .809 24
v35 Vén hfSa chtt du tuv kém (thiéu chuyén nghiép, khéng trung thuc, thiéu tinh thin hop tic va 301 996 25

hoa dong...)

Y7 Trang thiét bi ctia nha thiu ¢6 sn phuc vu cho du an 3,89 .926 26
Y11 Phuong thiic d4u thiu (d¢4u thiu réng rii, han ché, chi dinh thiu) 3,89 .929 27
Y26 Duy tri viéc lam lién tuc cho cac nhan su cong ty 3,86 .807 28
Y12 Quy dinh phat khi khong thé thizc hién diing tién d6 du 4n 3,83 1.052 29
Y23 S6 Iwgng nhén sy khong du dé dap ¢ng yéu ciu cua dv an. 3,81 1.047 30
Y34 Kinh té va thi trudng khéng én dinh 3,75 1.031 31
Y14 Gi4 thué trang thiét bi phuc vu thi cong trén thi truong 3,75 1.016 32

Y8 Tham gia nhidu du 4n ciing th&i diém 3,73 .956 33
Y25 Nhan sy khéng én dinh 3,69 1.168 34
Y33 Chu diu tw chura ¢6 danh tiéng trén thi tridng 3,59 1.173 35
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Bang 3. Két qua phan tich nhan t6

% Variance : 4. , P o s s Factor
Nhan to . Yéu t6 anh hudng dén quyet dinh dau thau cua nha thau thi cong .
explained (%) loading
Quy dinh phat khi khéong thé thyc hién ding tién d6 dv an 0,746
3 R Gi4 thué trang thiét bi phuc vu thi cong trén thi tredng 0,730
Nhén t6 1: Yéu cau ti 13.652 B N <
Chit diu tu B Trang thiét bi ctia nha thau cé san phuc vu cho du an 0,633
Phuwong thitc dAu thiu (d4u thiu réng rii, han ché, chi dinh thiu) 0,590
CPT chua c6 danh tiéng trén thi trudng 0,566
Doi ngii k§ thuat khéng phit hop véi tinh chit dy 4n 0,810
$6 Ivong nhén sy khong dit & dap tng yéu cAu caa du 4n. 0,790
Nhan t6 2: Nang luc Nhan sy khéng n dinh 0,709
nhén sy hlen\ tal cua 12,022 Kinh té va thi trvdng khong én dinh 0,551
Nha thau — — -
Vén héa CDT kém (thi€éu chuyén nghiép, khong trung thuc, thiéu tinh than hgp 0.551
tac va hoa déng...) ’
Tham gia nhiéu dy 4n cing thoi diém 0,505
Loi nhuén cta nha thiu khi tham gia dy 4n 0,734
Nhan t6 3: Két qua v2 biéu khoan thanh toén trong hgp dong 0,610
loi nhuan va doanh 10,723 Duy tri viéc lam lién tuc cho cac nhéan sy cong ty 0,601
thu cia Nha thau Lich st thanh todn cua CDT trong céc dv an trude day 0,596
Cai thién doanh thu cho nha thiu 0,531
Tang kha ning nhan dién thuong hiéu ctia nha thiu 0,665
Nhan té 4: Nang luc Dy 4n c6 déng gép trong viéc ning cao chuyén mén ctia nhan sy nha thiu 0,636
ky thuét, kinh nghiém 10.367 Kha ning dap Gng dugc cic yéu ciu ki thuat do CDT dwara 0,618
va thong hiéu ctia ' Kinh nghiém va nang lyc ctia nhén sy hién c6 0,592
Nha thau B , N
Cé thé xdy dung moi quan hé 1au dai gitta nha thau véi cdc CDT quan trong 0,567
Bién phép thi cong du 4n 0,559
Nhan t6 5: Pinh C6 thé xam nhap vio thi tredng méi v6i twong lai dly trién vong 0,769
huéng va chién luwgce 9.891 Tang thi phan cta cong ty va chiém linh thi trudng 0,679
phat trién ctia ' Pinh huéng phét trién cta cong ty trong twong lai 0,661
Nha thau Mtic d6 nguy hiém, riii ro khi thire hién dy 4n 0,646
Nhén té 6: Tinh hinh ) ) R
e ax 4,822 Tinh hinh tai chinh cta cha dau tw 0,821
tai chinh chu dau tw
Nhan té 7: Bic diém Quy mé du 4n 0,899
) 4,787 .
dy an Dia diém dy 4n 0,562

5. Kétluan

Nghién cttu nay di xic dinh duge 35 YTAH dén quyét dinh
PTXL cta cdc nha thiu thi céng trong cic DAXD Dan dung tai
Tp.HCM. Trong s6 d6, nam yéu t& anh hwéng nhat bao gdm "Quy mo

dy 4n", "Tinh hinh tai chinh cta Cht dAu tu", "Tidm lue tai chinh cua

nha thiu khi tham gia dy an", "Pidu khoan thanh todn trong Hop
ddng", va "Kinh nghiém v ning Iifc ctia nhén sy hién cd".

Dua trén két qua phan tich nhan t6, da phét hién ra 7 nhéan t6
chinh anh huéng dén quyét dinh DTXL, bao gdm: Yéu ciu tit Chu diu
tw; Nang luc nhén sy hién tai ctia Nha thau; Két qua vé lgi nhuén va
doanh thu clia Nha thiu; Ning Ivc ki thuét, kinh nghiém va thuong
hiéu ctia Nha thu; Pinh huéng va chién lugce phat trién ciia Nha
thiu; Tinh hinh tai chinh ctia Cht du tw; Dic diém ciia dy an.
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Két qua ctia nghién cttu nay mong doi sé gitip cac nha thiu thi

cong hiéu ré hon vé& cic YTAH dén quyét dinh tham gia DTXL trong
cdc DAXD Dan dung, ti d6 c6 thé dwa ra quyét dinh théng minh nhim
giam thiéu rai ro va téi wu héa lgi nhuén cho céng ty khi tham gia
vao cidc DAXD.

Tai liéu tham khao

[1].

[2].

[3].

[4].

[5].

[6].

[71.

[81.

[9].

Akalp, and et al (2016): “Bid or no bid decision making tool using analytic
hierarchy process”. Master’s Thesis, Colorado State University.

Ha, and et al (2020): “External Factors Influencing Bid/No-Bid Decision for
Supervision Consultant Service: A Case of Construction Project in Hanoi”.
Journal of Asian Finance, Economics and Business, 7(6), 417-425.

Huan Ma (2011): “Factors affecting the bid/ no bid decision making
process of small to medium size contractors in Auckland”. A Report for
Industry Project CONS 7819, Unitec New Zealand.

Le Anh Van & Nguyen Dang Thanh (2018): “Factors affecting bid/no-bid
decision of construction projects in Vietnam”. Science International
(Lahore), 30(3), 445-449.

Nguyén Thanh T (2006): “Nghién cttu cdc vAn d& vé canh tranh va nang
cao ning luc canh tranh cta doanh nghiép trong d4u thiu xiy dung”.
Luén van Thac si, Pai hoc Pa Nang.

Pham Phi Cuong (2012): “Nghién cttu mé hinh hoach dinh chién lwgc
canh tranh trong diu thiu x4y lip ciia doanh nghiép xiy dung giao
théng”. Ludn an tién si, Trudng Pai hoc Giao théng Van ti.

Trin Vin Hing Ludn (2006): “N4ng cao chit lwvgng diu thiu xay dung cac
cong trinh giao théng & Viét Nam”. Luan an Tién si, PH Kinh té Quéc dan.
Opeyemi Olanrewaju Oyeyipo, and et al (2016): “Factors Affecting
Contractors' Bidding Decisions for Construction Projects in Nigeria”.
Journal of Construction in Developing Countries, 21(2), 21-35.

Hair, J.F., and et al (2010): “Multivariate data analysis”. 7th ed., Pearson
Education, Upper Saddle River, NJ.

[10]. Luét dAu thau 2023.

JOMC

153



